
From: info@brandysek.cz <info@brandysek.cz>
Sent: Wednesday, January 8, 2025 9:01AM
To: pravni@das.cz
Cc: k @brandysek.cz
Subject: re: D.A.S. - 14-00440-24

Dobrý den,

Omlouvám se, že jste neobdrželi naší odpoved: došlo tu k informacnímu šumu.

Pan nás zastupoval v zacátku rIzení, bohužel jsme s ním již dále nebyli spokojeni a ukoncili s ním dohodu o
zastupování. Nyní nereaguje na zprávy.

Dohledala jsem jeho vyúctováni vcetne rozpisu, kde jsou uvedeny náklady na zpracováni podkladu k uvedenému
prípadu a dále stanovisko k nakládání s majetkem v dobe exekuce.

Zasílám jej v príloze. Pokud by to takto stacilo jako podklad, zadala bych naši úcetní vystavit fakturu na uvedenou
cástku.

Prosím tedy o informaci, jak dále postupovat. Prípadne prosím specifikovat, na jakou cástku má faktura být

vystavena.
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Moc dekuji a preji krásný den

referentka
OÚ Brandýsek

Slánská 62
273 41 Brandýsek

Tel.: 312 283 701
Email: @brandVsek.cz, info@brandysek.cz
www.brandp'sek.cz

19J &"Ánoýsek

From: pravni@das.cz <pravni@das.cz>
Sent: Monday, january 6, 2025 10:45 AM
To: info@brand'ysek.cz
subject: d.a.s. - 14-00440-24

Dobrý den,

v príloze Vám posíláme korespondenci týkající se pojistného prípadu c.j. 14-00440-24.

V prípade odpovedi prosím z duvodu rychlejší identifikace Vaší zprávy nemažte predmet e-mailu.

Dekujeme.

S pozdravem

ERGO Versicherung Aktiengesellschaft
se sídlem ERGO Center Businesspark Marximum l objekt 3, ModecenterstraBe 17, 1110 Víden, Rakouská republika, císlo
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zápisu v obchodním rejstríku u Obchodního soudu ve Vídni: FN 101528 g, v Ceské republice jednající prostrednictvím

odštepného závodu

D.A.S. právní ochrana, pobocka ERGO Versicherung Aktiengeseilschaft pro CR

se sídlem Vyskocilova 1481/4, Michle, 140 00 Praha 4, ICO: 03450872, zapsaná v obchodním rejstríku vedeném Mestským

soudem v Praze pod sp. zn. A 76832: tel.: 267 990 711

D.A.S. dbá na ochranu Vašich osobních údaju. Informace o ochrane osobních údaju klienta naleznete zde

DISCLAIMER

Informace v této zpráve jsou privátni a jsou urcené pouze pro uvedeného adresáta. Pokud jste tuto zprávu dostali omylem,
informujte, prosím, odesílatele a vymažte ji ze svého systému. Nejste-li osobou, které je tato zpráva urcena, upozornujeme Vás,
že jakékoli šíreni, distribuce ci kopírování této zprávy je zakázáno. Prestože tato zpráva byla proverena antivirovým programem,

je na zodpovednosti príjemce proverit si bezpecnost zprávy a príloh.

Information in this e-mail is classified as confidential. If you have received this email in error, please notify us immediately at the

above address. If you are not the intended recipient of this message, you are hereby notified that any distribution, copying or
other dilating of this message contents is prohibited. Although this message was checked by our diagnostics, it is recipient's

responsibility to verifý security of this message and its attachments.
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if PRÁVNÍ OCHRANA

Pobocka ERGO Versicherung Aktiengesellschaft pro CR

Obec Brandýsek
Slánská 62
27341 Brandýsek

9. 1. 2025

Naše c. j. :14-00440-24 (pri kontaktu s námi, prosíme, vždy uvádejte!)
Oznámení Su ze dne: 15. 2. 2024 (výkon rozhodnutí)
C"slo poj'stné smlouvy: 2118434

Váženi,

dekujeme Vám za Vaši soucinnost pri poskytování informací o probehlé právni
asistenci a úhrade služeb. Ve veci Vám bylo poskytnuto mimorádné pojistné plneni
v rozsahu jednorázové právní porady, na základe Vámi dodaných informací vyplývá,
že porada již byla poskytnuta v návaznosti na což považujeme prípad za ukoncený.

Aktuálne byl dá pokyn k proplaceni prislíbených nákladu.

Až se zase nekdy ocitnete v úzkých, urcite se na nás obratte. Právní ochranu proti
nespravedlnosti, nesmyslum, zvuli, byrokracii, nejasným podmínkám a neférovému
prístupu poskytujeme svým klientum už od roku 1995.

Dekujeme za projevenou duveru.

S pozdravem

ERGO Versicherung AktIengesejlschaft
se sídlem ERGO Center Bu$ine$$park Marximum l objekt 3, ModecentmtraBe 17, 1110 Víden, Rakwská republika, cí$lo zápisu v obchodním rejstríku u Obchodniho
soudu ve Vídni: FN 101528 g, v Ceské republice jednající pros%dnictvim odštepného závodu
D.A.S. právní ochrana, pobocka ERGO VeNi¢herung Aktienge$dl$chaft pro CR
se sÍdlem Vyskocilova 1481/4, Michle, 140 00 Praha 4, ICO: 03450872, zapsaná v obchodním rejstríku vsdeném Mestským soudem v Praze, oddilA, vbžka 76832

www.das.cz l 267 990 711 l pravni@das.cz
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